
De: Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor pablofpla@hunterop.com
Asunto: Re: Factura parte del anticipo de la obra - Seguro
Fecha: 10 de febrero de 2021, 11:07

Para: Miguel Įngel Ruiz de Lucas mardel.ruiz@icloud.com

Miguel Angel 

Creo que no la has adjuntado 

:)

Enviado de Samsung Mobile
Obtener Outlook para Android

From: Miguel Ángel Ruiz de Lucas <mardel.ruiz@icloud.com>
Sent: Wednesday, February 10, 2021 10:04:35 AM
To: Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor <pablofpla@hunterop.com>
Subject: Re: Factura parte del anNcipo de la obra - Seguro
 
Hola Pablo, te adjunto la factura rectificada.

Saludos

Miguel Ángel Ruiz
Dirección Técnica

Tlf.: 00 34 637 415 968 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
Doggiestudio Producciones pone en su conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio de la 
citada empresa con la finalidad de cumplimiento de las funciones de su competencia. Ponemos en su conocimiento la
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del 
tratamiento y olvido en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por 
escrito a Boggiestudio Producciones, con dirección en Av de la II República, 11 28905 Getafe (Madrid). Si desea dejar de 
recibir correos de esta lista, reenvíe este e-mail a administracion@doggiestudio.es.

El 9 feb 2021, a las 15:35, Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor <pablofpla@hunterop.com> escribió:

 
Buenos dias Miguel Angel
 
La factura que me enviaste para un tema del seguro  ¿puedes modifircarla de la siguiente manera, como hablamos el 
viernes?
Como hablamos seria parte de la factura del anNcipo
Mándamela por favor para dejar esto ulNmo cerrado.
 
¡Muchas gracias !
 
Druman Vega S.L.
CIF B85428936
Pol. Industrial Caporroso Sur
Las Moreras Parcela 1 Naves 7-10
28350 – Ciempozuelos 
Madrid
 
Conceptos y canNdades de la factura
 
 
 

Oficina principal Zona B                
    Uds

            
Precio/ud.               Importe
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    Uds

m2 Pintura esmalte vigas 55 9        495,00 €
m2 reposición techo mini onda galvanizada 90 32     2.880,00 €
Luz Emergencia 6 80        480,00 €
ml desmontaje de rodapié y susNtución 110 12     1.320,00 €
ml susNtución Nra pladur bajo suelo moho 110 18     1.980,00 €
m2 Pintura plásNca paramentos con saneado 
humedad 230 5     1.150,00 €

Acceso trastero recepción
ml desmontaje de rodapié y susNtución 50 12        600,00 €
m2 Pintura plásNca paramentos con saneado 
humedad 5 5          25,00 €

Oficina almacén y sala de reuniones
m2 techo registrable modular 60x60 35 25        875,00 €
m2 pintar bloque hormigón 95 8,5        807,50 €
ud susNtución puerta de paso 1 hoja 6 290     1.740,00 €

Nave 5
m2 pintura esmalte vigas 140 9     1.260,00 €
ml susNtución Nra pladur bajo suelo moho 60 18     1.080,00 €

Nave 1
reparación y Pintura banda pladur negra 30 18,4        552,00 €

Oficina Principal Zona B
m2 susNtucion suelo tecnico pvc 310 55   17.050,00 €

21%   32.294,50 €
    6.781,85 €

      39.076,35 
€ 

 
 
 
De: Miguel Ángel Ruiz de Lucas <mardel.ruiz@icloud.com> 
Enviado el: lunes, 1 de febrero de 2021 17:25
Para: Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor <pablofpla@hunterop.com>
Asunto: Re: Factura parte del anNcipo de la obra - Seguro
 
Hola Pablo, te adjunto la factura
Saludos

Miguel Ángel Ruiz
Dirección Técnica

Tlf.: 00 34 637 415 968 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, Doggiestudio Producciones pone en su conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio 
de la citada empresa con la finalidad de cumplimiento de las funciones de su competencia. Ponemos en su conocimiento 
la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del 
tratamiento y olvido en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por 
escrito a Boggiestudio Producciones, con dirección en Av de la II República, 11 28905 Getafe (Madrid). Si desea dejar de 
recibir correos de esta lista, reenvíe este e-mail a administracion@doggiestudio.es.
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El 27 ene 2021, a las 13:12, Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor <pablofpla@hunterop.com> escribió:
 
Muchas gracias Miguel 
 
Los pagos los lleva Lola pero le envío un email
 
Enviado de Samsung Mobile
Obtener Outlook para Android

From: Miguel Ángel Ruiz de Lucas <mardel.ruiz@icloud.com>
Sent: Wednesday, January 27, 2021 12:44:24 PM
To: Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor <pablofpla@hunterop.com>
Subject: Re: Factura parte del anNcipo de la obra - Seguro 
 
OK Pablo. 
 
Sin problemas, te la envío en esta semana.
 
Por cierto, tenemos pendiente la factura del suelo de la zona de expediciones. Sabes como va el pago 
de ella. 
Escribí a Lola según tus indicaciones y no recibí contestación.
 
Gracias de antemano.
 
 
Saludos
 
 
Miguel Ángel Ruiz
 
Tlf.: 00 34 637 415 968 
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El 26 ene 2021, a las 22:46, Pablo Fernandez-Pacheco Lopez-Amor 
<pablofpla@hunterop.com> escribió:
 
Buenos dias Miguel Angel
 
Necesitaba una factura por parte del anNcipo a Drumman Vega S.L. por parte del anNcipo 
que dimos de la obra
 
Druman Vega S.L.
CIF B85428936
Pol. Industrial Caporroso Sur
Las Moreras Parcela 1 Naves 7-10
28350 – Ciempozuelos 
Madrid
 
Conceptos y canNdades de la factura
 
 

Oficina principal Zona B
               
    Uds

            
Precio/ud.               Importe

m2 Pintura esmalte vigas 55 9 495
m2 reposición techo mini onda galvanizada 60 32 1920
Luz Emergencia 1 80 80
ml desmontaje de rodapié y susNtución 56 12 672
ml susNtución Nra pladur bajo suelo moho 56 18 1008
m2 Pintura plásNca paramentos con saneado humedad 150 5 750
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m2 Pintura plásNca paramentos con saneado humedad 150 5 750

Acceso trastero recepción
ml desmontaje de rodapié y susNtución 30 12 360
m2 Pintura plásNca paramentos con saneado humedad 5 5 25

Oficina almacén y sala de reuniones
m2 techo registrable modular 60x60 35 25 875
m2 pintar bloque hormigón 95 8,5 807,5
ud susNtución puerta de paso 1 hoja 6 290 1740

Nave 5
m2 pintura esmalte vigas 120 9 1080
ml susNtución Nra pladur bajo suelo moho 20 18 360

Nave 1
reparación y Pintura banda pladur negra 25 18,4 460

Oficina Principal Zona B
m2 susNtucion suelo tecnico pvc 268,8 55 14784

25416,5
21% 5337,465

30753,965


